
Von: willi.waxweiler@t-online.de <willi.waxweiler@t-online.de>
Gesendet: 26.07.2021 14:23
An: "Stöckicht, Rainer" <rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de>;"Werner Erika" 
<Erika.Werner@stadtrat.wittlich.de>;"Condne, Leo" <Leo.Condne@stadtrat.wittlich.de>;"Losen Thomas" 
<Thomas.Losen@stadtrat.wittlich.de>;"Lequen Stephan" 
<Stephan.Lequen@stadtrat.wittlich.de>;"Wagner Michael" 
<Michael.Wagner@stadtrat.wittlich.de>;"VTG_INFO_Stadt" <info@stadt.wittlich.de>;"Marmann 
Elfriede" <Elfriede.Marmann@stadtrat.wittlich.de>;"Landesrechnungshof , Poststelle" 
<poststelle@rechnungshof.rlp.de>;"Eifelzeitung" <redaktion@eifelzeitung.de>
Cc: "Behring Volksfreund, T." <t.behring@volksfreund.de>;"Pützer-Queins Stefanie" <Stefanie.Puetzer-
Queins@stadtrat.wittlich.de>;"Volksfreund Willems, Petra" <p.willems@volksfreund.de>;"Volksfreund 
Roth - Chefredakteur , Thomas" <t.roth@volksfreund.de>;"Volksfreund Ross, Lars" 
<l.ross@volksfreund.de>;"Volksfreund Moeris, Christian" <c.moeris@volksfreund.de>;"Volksfreund, 
mosel" <mosel@volksfreund.de>
Betreff: AW: § 16 b GemO und Versuch Nr. 5 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich
Anlagen: Hochwasserspenden-Konto Wengerohr.pdf, Wengerohr hilft.pdf

.
Willi Waxweiler                                                                        54516 Wittlich, den 26.07.2021
                                                                                                            Kalkturmstraße 111
                                                                                                            willi.waxweiler@t-online.de
.                                                                                 .
.
.
An die
Damen und Herren des Stadtrates
durch die Stadtverwaltung Wittlich                                                   per Mail  -  Brief folgt
.
54516 Wittlich 
.
.
.
Eingabe gemäß § 16 b Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
.
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Wittlich.
.
Vorgang  -  TEIL 1:
Anlass meiner Anregung gemäß § 16 b GemO ist meine Frage per Mail nach dem
Spenden-Konto der Stadt Wittlich
für Geld-Spenden an die Hochwassergeschädigten in der Stadt Wittlich.
.
Meine Frage am  16.07.2021  -  19.48 Uhr per Mail:
„Wie lautet die Kontonummer der Stadt Wittlich für Spenden 
für Hochwassergeschädigte in Wittlich?“
.
Antwort  am  20.07.2021  -  15.29 Uhr per Mail
„Guten Tag Herr Waxweiler,



wenn Sie den caritativen Einrichtungen in Wittlich und dem Land Rheinland-Pfalz nicht 
vertrauen, empfehlen wir Ihnen Ihre Spende schnell, direkt und nur an 
Hochwassergeschädigte in Wittlich persönlich zu übergeben. Klingeln Sie einfach bei einem 
Ihrer täglichen Rundgänge in einem der betroffenen Häuser im Bereich der Altstadt. Dann 
können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Spende auch tatsächlich ankommt. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Rainer Stöckicht“
.
.
.
Vorgang  -  TEIL 2:
Am 20.07.2021   -   unter  www.wengerohr.de   =   zu lesen:
Siehe auch Anhang!
„Herzlich Willkommen auf der Website von Wittlich-Wengerohr!
Aktuelles aus Wengerohr
Wengerohr hilft  -  Spendenaufruf   -  Flutkatastrophe“
.
Ausschnitt-Kopie:
.
.
2
Siehe bitte auch Anhang:
.
Ausschnitt-Kopie:
.
.
TEIL 3   =   meine Fragen  -  gemäß § 16 b GemO:
.
.
Frage Nr: 1
.
WANN  hat der Ortsbeirat vom Stadtteil Wengerohr den Beschluss über die Einrichtung des 
Spendenkontos Nr.  DE27 5875 1230 0032 2307 99 
in welcher Sitzung  -  beraten und  wann beschlossen?
.
.
Frage Nr: 2
.
WANN  hat der Stadtrat der Kreisstadt Wittlich den Beschluss über die Einrichtung des 
„Spendenkontos Nr.  DE27 5875 1230 0032 2307 99  …  Kennwort: Wengerohr hilft“
in welcher Sitzung  -  beraten und  wann beschlossen?
.
.
Begründung:
.



 Meine Heimatstadt Wittlich wurde am 15.07.2021 durch Hochwasser der Lieser an 
mehreren Stellen auch  überschwemmt.

.
Dabei wurden die unteren Räume vieler Häuser und Anlagen in der Innenstadt mit Hochwasser-
Schlamm gefüllt und beschädigt. Mit derartigen Schäden hat niemand mehr gerechnet, weil 
Ausbau-Maßnahmen ab 2016 mit über zwei Millionen Euro auch der Hochwasserschutz in 
Wittlich, mit Geld der Landesregierung  -  
angeblich verbessert wurde.
.

 Die Stadt Wittlich hat weder ein Spendenkonto

für die in Wittlich bedürftigen Hochwasser-Geschädigten eingerichtet;
noch einen ausdrücklichen Spendenaufruf
für die „Wittlicher Hochwasser-Geschädigten“ erlassen.
.

 Meine Fragen an den zuständigen Stadtrat Wittlich sind gemäß § 16 b GemO begründet, 
wohl auch zulässig und von besonderem Interesse „der Wittlicher“.

.

.
Hochachtungsvoll
.
Willi Waxweiler
Rentner und Heimatforscher
.
.
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: ZU - Versuch Nr. 4 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich
Datum: 2021-07-21T07:34:08+0200
Von: "Stöckicht, Rainer" <rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de>
An: "willi.waxweiler@t-online.de" <willi.waxweiler@t-online.de>, "Werner Erika" 
<Erika.Werner@stadtrat.wittlich.de>, "Condne, Leo" <Leo.Condne@stadtrat.wittlich.de>, 
"Losen Thomas" <Thomas.Losen@stadtrat.wittlich.de>, "Lequen Stephan" 
<Stephan.Lequen@stadtrat.wittlich.de>, "Meurer Elfriede" 
<Elfriede.Meurer@stadtrat.wittlich.de>
 
 
 

Guten Tag Herr Waxweiler,

 



Ihre Anfrage wurde beantwortet. Eine weitere Korrespondenz hierzu wird nicht mehr erfolgen.

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Rainer Stöckicht

 

 

 

Kreisstadt WITTLICH
Stadtverwaltung
Zentralbereich - Leiter Zentralbereich, Büroleiter
Schloßstraße 11
54516 Wittlich

  
      Gebäude:
      Zimmer:
      Telefon:
      Telefax:
      E-Mail:
      Internet:

Stadthaus
106
(06571) 17-1010
(06571) 17-2010
rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de
https://www.wittlich.de

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht 
gestattet.
 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have 
received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised 
copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is prohibited.

 

Von: willi.waxweiler@t-online.de <willi.waxweiler@t-online.de> 
Gesendet: Dienstag, 20. Juli 2021 19:51
An: Stöckicht, Rainer <rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de>; Werner Erika 
<Erika.Werner@stadtrat.wittlich.de>; Condne, Leo <Leo.Condne@stadtrat.wittlich.de>; Losen 



Thomas <Thomas.Losen@stadtrat.wittlich.de>; Lequen Stephan 
<Stephan.Lequen@stadtrat.wittlich.de>; Meurer Elfriede 
<Elfriede.Meurer@stadtrat.wittlich.de>; VTG_INFO_Stadt <info@stadt.wittlich.de>
Cc: Behring Volksfreund, T. <t.behring@volksfreund.de>; Pützer-Queins Stefanie 
<Stefanie.Puetzer-Queins@stadtrat.wittlich.de>; Volksfreund Willems, Petra 
<p.willems@volksfreund.de>; Volksfreund Roth - Chefredakteur , Thomas 
<t.roth@volksfreund.de>; Volksfreund Ross, Lars <l.ross@volksfreund.de>; Volksfreund 
Moeris, Christian <c.moeris@volksfreund.de>; Volksfreund, mosel <mosel@volksfreund.de>
Betreff: AW: ZU - Versuch Nr. 4 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich

 

.
Wittlich, den 20.07.2021:
.
Bürger-Antwort auf "Stadt-Antwort" - zu Versuch Nr. 3
.
Herr Rainer Stöckicht,
Leiter Zentralbereich, Büroleiter der Stadtverwaltung Wittlich,
.
Bitte unterlassen Sie es, 
mir  "Dienstliche" Ratschläge  über mein tägliches Verhalten
innerhalb meiner Heimat-Stadt Wittlich zu schreiben,
das ist reine Privatsache!
.
Ihren Bediensteten können/dürfen Sie schreiben,
wo diese "Klingeln" sollen;
aber, mir als Rentner,
schreiben Sie bitte nur, wenn dem so ist:
.
"Die Stadt Wittlich führt 2021 kein Hochwasser-Spenden-Konto."
so lautet eine korrekte Antwort auf meine Bürger-Frage.
.
Wiederholung-Begründung:
Meine Geldspende soll schnell, direkt und nur 
an Hochwassergeschädigte in Wittlich kommen!
da ich nicht weiß, 
.
ob Spenden an St. Markus oder/und das Land Rheinland-Pfalz
überhaupt nach Wittlich kommen?
Nur die Stadt Wittlich kennt in Wittlich,
WER einer Unterstützung bedarf,
deshalb mein Versuch Nr. 4.
.
---------------------------------
.
 
 
 



-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Versuch Nr. 3 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich
Datum: 2021-07-20T15:29:00+0200
Von: "Stöckicht, Rainer" <rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de>
An: "willi.waxweiler@t-online.de" <willi.waxweiler@t-online.de>, "Werner Erika" 
<Erika.Werner@stadtrat.wittlich.de>, "Condne, Leo" <Leo.Condne@stadtrat.wittlich.de>, 
"Losen Thomas" <Thomas.Losen@stadtrat.wittlich.de>, "Lequen Stephan" 
<Stephan.Lequen@stadtrat.wittlich.de>, "Meurer Elfriede" 
<Elfriede.Meurer@stadtrat.wittlich.de>
 
 
 

Guten Tag Herr Waxweiler,

 

wenn Sie den caritativen Einrichtungen in Wittlich und dem Land Rheinland-Pfalz nicht 
vertrauen, empfehlen wir Ihnen Ihre Spende schnell, direkt und nur an Hochwassergeschädigte in 
Wittlich persönlich zu übergeben. Klingeln Sie einfach bei einem Ihrer täglichen Rundgänge in 
einem der betroffenen Häuser im Bereich der Altstadt. Dann können Sie ganz sicher sein, dass 
Ihre Spende auch tatsächlich ankommt. 

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

Rainer Stöckicht

 

 

 
Kreisstadt WITTLICH
Stadtverwaltung
Zentralbereich - Leiter Zentralbereich, Büroleiter
Schloßstraße 11
54516 Wittlich

  
      Gebäude:
      Zimmer:
      Telefon:
      Telefax:
      E-Mail:
      Internet:

Stadthaus
106
(06571) 17-1010
(06571) 17-2010
rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de
https://www.wittlich.de

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind 
oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das 
unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received 
this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or 
distribution of the material in this e-mail is prohibited.

 

Von: willi.waxweiler@t-online.de <willi.waxweiler@t-online.de> 
Gesendet: Dienstag, 20. Juli 2021 15:20
An: Stöckicht, Rainer <rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de>; VTG_INFO_Stadt 
<info@stadt.wittlich.de>; Werner Erika <Erika.Werner@stadtrat.wittlich.de>; Condne, Leo 
<Leo.Condne@stadtrat.wittlich.de>; Losen Thomas <Thomas.Losen@stadtrat.wittlich.de>; 
Lequen Stephan <Stephan.Lequen@stadtrat.wittlich.de>; Meurer Elfriede 
<Elfriede.Meurer@stadtrat.wittlich.de>
Cc: Behring Volksfreund, T. <t.behring@volksfreund.de>; Werner Erika 
<Erika.Werner@stadtrat.wittlich.de>; Pützer-Queins Stefanie <Stefanie.Puetzer-
Queins@stadtrat.wittlich.de>; Volksfreund Willems, Petra <p.willems@volksfreund.de>; 
Volksfreund Roth - Chefredakteur , Thomas <t.roth@volksfreund.de>; Volksfreund Ross, Lars 
<l.ross@volksfreund.de>; Volksfreund Moeris, Christian <c.moeris@volksfreund.de>; 
Volksfreund, mosel <mosel@volksfreund.de>
Betreff: AW: Versuch Nr. 3 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich

 

.
Wittlich, den 20.07.2021  -  15.15 Uhr:
 
Versuch Nr. 3
.
Wie lautet die Kontonummer der Stadt Wittlich
für Spenden 
für
Hochwassergeschädigte in Wittlich?
.
Begründung:
Meine Geldspende soll schnell, direkt und nur 
an Hochwassergeschädigte in Wittlich kommen!
da ich nicht weiß, 
.
ob Spenden an St. Markus oder/und das Land Rheinland-Pfalz



überhaupt nach Wittlich kommen?
Nur die Stadt Wittlich kennt in Wittlich,
WER einer Unterstützung bedarf,
deshalb mein Versuch Nr. 3.
.
---------------------------------
.
Versuch Nr. 2
 
Wittlich, den 16.07.2021:
.
Wie lautet die Kontonummer der Stadt Wittlich
für Spenden 
für
Hochwassergeschädigte in Wittlich?
 
 
 
 
-----Original-Nachricht-----
Betreff: AW: Versuch Nr. 2 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich
Datum: 2021-07-20T14:18:27+0200
Von: "Stöckicht, Rainer" <rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de>
An: "willi.waxweiler@t-online.de" <willi.waxweiler@t-online.de>
 
 
 

 

 

 

 
Kreisstadt WITTLICH
Stadtverwaltung
Zentralbereich - Leiter Zentralbereich, Büroleiter
Schloßstraße 11
54516 Wittlich

  
      Gebäude:
      Zimmer:
      Telefon:
      Telefax:
      E-Mail:
      Internet:

Stadthaus
106
(06571) 17-1010
(06571) 17-2010
rainer.stoeckicht@stadt.wittlich.de
https://www.wittlich.de

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind 
oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das 
unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received 
this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or 
distribution of the material in this e-mail is prohibited.

 

Von: willi.waxweiler@t-online.de <willi.waxweiler@t-online.de> 
Gesendet: Montag, 19. Juli 2021 13:37
An: VTG_INFO_Stadt <info@stadt.wittlich.de>
Cc: Volksfreund Willems, Petra <p.willems@volksfreund.de>; Volksfreund Moeris, Christian 
<c.moeris@volksfreund.de>; Volksfreund, mosel <mosel@volksfreund.de>; Volksfreund Ross, 
Lars <l.ross@volksfreund.de>; Behring Volksfreund, T. <t.behring@volksfreund.de>
Betreff: Versuch Nr. 2 - Spende für Hochwassergeschädigte in Wittlich

 

 
Wittlich, den 19.07.2021  -  13.35 Uhr:
.
Versuch Nr. 2
 
Wittlich, den 16.07.2021:
.
Wie lautet die Kontonummer der Stadt Wittlich
für Spenden 
für
Hochwassergeschädigte in Wittlich?

 

 

 

 



Willi Waxweiler                                                                        54516 Wittlich, den 26.07.2021 
                                                                                                          Kalkturmstraße 111 
         willi.waxweiler@t-online.de  

. . 

. 

. 
An die 

Damen und Herren des Stadtrates 

durch die Stadtverwaltung Wittlich      per Mail  -  Brief folgt 
. 
54516 Wittlich  
. 
. 
. 

Eingabe gemäß § 16 b Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 

. 
Sehr geehrte Damen und Herren des Rates der Stadt Wittlich. 
. 

Vorgang  -  TEIL 1: 

Anlass meiner Anregung gemäß § 16 b GemO ist meine Frage per Mail nach dem  

Spenden-Konto der Stadt Wittlich  

für Geld-Spenden an die Hochwassergeschädigten in der Stadt Wittlich. 

. 

Meine Frage am  16.07.2021  -  19.48 Uhr per Mail: 
„Wie lautet die Kontonummer der Stadt Wittlich für Spenden  

für Hochwassergeschädigte in Wittlich?“ 
. 

Antwort  am  20.07.2021  -  15.29 Uhr per Mail  
„Guten Tag Herr Waxweiler, 
wenn Sie den caritativen Einrichtungen in Wittlich und dem Land Rheinland-Pfalz nicht vertrauen, 
empfehlen wir Ihnen Ihre Spende schnell, direkt und nur an Hochwassergeschädigte in Wittlich 
persönlich zu übergeben. Klingeln Sie einfach bei einem Ihrer täglichen Rundgänge in einem der 
betroffenen Häuser im Bereich der Altstadt. Dann können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Spende auch 
tatsächlich ankommt.  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Rainer Stöckicht“ 
. 
. 
. 

Vorgang  -  TEIL 2: 

Am 20.07.2021   -   unter  www.wengerohr.de   =   zu lesen: 
Siehe auch Anhang! 

„Herzlich Willkommen auf der Website von Wittlich-Wengerohr! 
Aktuelles aus Wengerohr 
Wengerohr hilft  -  Spendenaufruf   -  Flutkatastrophe“ 
. 
Ausschnitt-Kopie: 

 

. 

. 



2 

Siehe bitte auch Anhang: 

. 
Ausschnitt-Kopie: 

 

. 

. 

TEIL 3   =   meine Fragen  -  gemäß § 16 b GemO: 

. 

. 

Frage Nr: 1 

. 

WANN  hat der Ortsbeirat vom Stadtteil Wengerohr den Beschluss über die Einrichtung des 

Spendenkontos Nr.  DE27 5875 1230 0032 2307 99   

in welcher Sitzung  -  beraten und  wann beschlossen? 

. 

. 

Frage Nr: 2 

. 

WANN  hat der Stadtrat der Kreisstadt Wittlich den Beschluss über die Einrichtung des 

„Spendenkontos Nr.  DE27 5875 1230 0032 2307 99  …  Kennwort: Wengerohr hilft“ 

in welcher Sitzung  -  beraten und  wann beschlossen? 

. 

. 

Begründung: 
. 

 Meine Heimatstadt Wittlich wurde am 15.07.2021 durch Hochwasser der Lieser an 

mehreren Stellen  auch  überschwemmt.  
. 

Dabei wurden die unteren Räume vieler Häuser und Anlagen in der Innenstadt mit 
Hochwasser-Schlamm gefüllt und beschädigt. Mit derartigen Schäden hat niemand mehr 
gerechnet, weil Ausbau-Maßnahmen ab 2016 mit über zwei Millionen Euro auch der 

Hochwasserschutz in Wittlich, mit Geld der Landesregierung  -   

angeblich verbessert wurde. 
. 

 Die Stadt Wittlich hat weder ein Spendenkonto  
für die in Wittlich bedürftigen Hochwasser-Geschädigten eingerichtet; 

noch einen ausdrücklichen Spendenaufruf 

für die „Wittlicher Hochwasser-Geschädigten“ erlassen. 

. 

 Meine Fragen an den zuständigen Stadtrat Wittlich sind gemäß § 16 b GemO begründet, 
wohl auch zulässig und von besonderem Interesse „der Wittlicher“. 

. 

. 

Hochachtungsvoll 
. 

Willi Waxweiler 
Rentner und Heimatforscher 
. 










	Vorlagen-Anlage

